Organizacién Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD

RUT: 65.050.731-2
Avenida el Rodeo Interior N°13.541

Lo Barnechea, Santiago
Fono: (562) 2482 2344

LoBarnechea

ORDEN DE COMPRA N° 350
Fecha: 22/01/2019
Proveedor JULIO CESAR FERNANDEZ Forma de Pago Transferencia o cheque.
RUT 22.075.653-K Condicién de Pago: CREDITO 30 DIAS
Contacto
eléfono 229264111
Direccién ROSSINI 10639 Solicitante ADMINISTRACION GENERAL
Comuna La Florida Plazo Entrega 22/02/2019
CODIGO CANTIDAD ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MANO073 1 Desintalacion de Split $ 30,000 | § 130,000
MANO74 1 |instalacion de Split s 120,000 [ $ 120,000
MANO75 | 1 Materiales ~ |s  80000]s 80,000
"MANO76 | 1 |Instalacionde éq'ﬁipo de Eea:_o_ﬁd__i_qi_qna(_i_o $ 273,109 273,109 |
~ ADM189 1 Aire acondicionado sala de servidores |s 1500008 150,000
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Materiales: provisién de bomba de condensado, cafierias y
materiales adicionales, Garantia: 3 meses // instalacion de
Observaciones: |equipo de aire acondicionado: Garantia equipo 1 afio, garantia
instalacion: 3 meses.//Eliminacion de bombas de condensado,
limpieza de filtro, instalacion de PVC
Entregar FACTURAS en Depto. de Administracién y Logistica Neto $ 653,109
Av. El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea VA $ 124,091
Horario de“Atencion: Lunes a Viernes de §8:30 a 14:00 hrs. Ret. 10% $/,’9_h-’ WA =
F Tomh |, [AS7” &\ 777,200
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René Monsalves Jara

De: Julio FERNANDEZ <jfernandez98@hotmail.com> € &
Enviado el: lunes, 14 de enefo de 2019 1556

Para: rmonsalves@lobatrnecheaseguridad.cl

Asunto: Cambio de ubicacion de equipos de aire 1 piso

Estimado,

Envio la cotizacidn

- Desinstalacion de Split muro 8000 Btu 1 piso

$ 30.000 +iva

- Instalacién de Split muro 9000 Btu 2 piso'$. 120.000 + iva
- provision de bomba de condensado

~cafierfas y materiales adicionales

$. 80.000+iva

Valor total : $:230.000 + jva

Garantia : 3 meses
Ferma de pago : transferericia
Julio Fernandez

+56982025419

Enviado desde mi iPhone
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René Monsalves Jara

De:
Enviado el:
Para;
Asunto:

Estado de marca:

Cotizacidn

Provisidn e instalacién de

1 Split muro M¢ Quay 12000 Btu
1 instalacién bésica contenedor
Valor total : $ 325000 con Iva incluido-

23 3\e%
Garantia equipo : 1.afig
Garantia‘instalacién : 3 meses
Forma de pago : transferencia

Julio Ferndndez

Enviado desde miiPhane.

Julie FERNANDEZ <jfernandez98@hotmail.com> T
lunes, 14-de enero de 2019 16:26

rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl.

Split- mure de 12000.Btu (contenedor)

Marecado
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René Monsalves Jara

De: Julio FERNANDEZ <jfernandez98@hotmail.com>
Enviado el martes, 22 de enero de 2019 12:11-

Para: rmonsalves@lobarnecheaseguridad.c!

Asunto: cotizacion Sala:dé servidores

Estimado,

Detalld los trabajos realizadosen la-sal de servidores
- Eliminacién de bambas de condensado de los dos equipos:de 9000 Bty
- Limpieza de filtros de unidad interior

- instalacién de pvc hidraulico de 25mm para evacuar él conderisado hacia:afuera !

valor total : $ 150.000 + iva
Forma de pago’: orden de compra

Saludos
lulio Fernandez

Enviado desde mi iPhone




