Organizacion Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD
RUT: 65.050.731-2

Avenida el Rodeo Interior N°13.541

Lo Barnechea, Santiago

Fono: (562) 2482 2344

ORDEN DE COMPRA N° 449

4 Lo Barnechea

Fecha: 14/08/2019

Proveedor ZONACTIVA PRODUCCION Y CAPACITACION LTDA Forma de Pago Transferencia o cheque.
RUT 76.297.662-5 Condicién de Pago: CONTADO
Contacto
eléfono
Direccién RONCESVALLES 6144 6144 Solicitante G-21 (CASETAY RUTAS)
Comuna Las Condes Plazo Entrega 15/08/2019
CODIGO CANTIDAD ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ADMO29 1 Capacitacién exenta BR; 275,000 | $ 275,000
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Capacitacion Conductores Lo Barnechea 2019
Observaciones:
Entregar FACTURAS en Depto. de Administracion y Logistica Neto $ 275,000
Av. El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea VA | $ .
Horario de Atencidn; Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs. Ret. 10%

Marcelp-Gaete Herrera
Director Ejecutivo |
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Claudio Harlt_t.almann

De: Mary Carmen Cabrera <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 11:46

Para: 'Claudio Hantelmann'

Asunto: RV: Charla Capacitacion

Claudio, T

Favor emitir OC é ﬂ’/J . p

Muchas gracias.

Lo Ba rneChea Saludos,
A seouridad 224

@1405

Lo Barnechea Seguridad
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020 & .
Anexo: 120 : 2 :?‘\} Q() :)
Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea i = '
www lobarnecheasegundad cl

Mary Carmen Cabrera C. 0& 9}(156/7‘
Jefa de Administracion y Logistica .
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De: Mariela Catalan <mariela.catalan@aventura4x4.cl>

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 11:44

Para: 'Mary Carmen Cabrera' <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Charla Capacitacion

Mary Carmen:
Si, la factura es exenta de IVA.
La espero entonces para poder facturar

Gracias a ti!

De: Mary Carmen Cabrera [mailto:mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 11:38

Para: 'Mariela Catalan'

Asunto: RE: Charla Capacitacion

Buenos dias Mariela,

Muchas gracias por la informacion

Con esto emito la OC y solicito el pago

Una udltima consulta: las facturas son exentas de IVA/
Cordiales saludos,



Mary Carmen Cabrera C.
\ LO Ba rneChea Jefa de Administracion y Logistica
seguridac Lo Barnechea Seguridad
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO
@1 405 Fono: (+562) 2482 3020
Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www lobarmecheasequndad.cl

.% Antes de impamir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazio | referentemente en doble c:

De: Mariela Catalan <mariela.catalan@aventuradx4.cl>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 11:07

Asunto: RE: Charla Capacitacion

Buenos dias Mary Carmen:

Si, ayer estuve desconectada, grabando todo el dia.
Datos de la empresa

ZONACTIVA PRODUCCION Y CAPACITACION LTDA
76297662-5

RONCESVALLES 6144 LAS CONDES

GIRO: REPRODUCCION DE GRABACIONES
MONTO $ 275.000

Necesitas algun dato mas??

Quedo atenta
Saludos,

De: Mary Carmen Cabrera [mailto:mcabrera@lobarnecheasequridad.c]
Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2019 15:13

Para: 'Mariela Catalan'

Asunto: RE: Charla Capacitacion

Estimada Mariela,

He tratado de llamarte en varias oportunidades, pero sin éxito. Me aparece tu celular apagado o fuera del area de

cobertura.

Te agradeceré me envies los datos para la emision de la OC para poder dar curso al pago.
Quedo atenta a tus noticias

Cordiales saludos,

Mary Carmen Cabrera C.
Jefa de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad
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