Organizacion Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD

RUT: 65.050.731-2

Avenida el Rodeo Interior N°13.541
Lo Barnechea, Santiago

Fono: (562) 2482 2344

ORDEN DE COMPRA N° 453

* LoBarnechea

seguridad

Fecha: 21/08/2019

Proveedor SOFTLAND INGENIERIA LIMITADA Forma de Pago Transferencia o cheque.
RUT 89.889.200-K Condicién de Pago:  CREDITO 30 DIAS
Contacto
Teléfono 23889000
Direccién Septimo de linea 1247 Solicitante ADMINISTRACION GENERAL
Comuna Providencia Plazo Entrega 30/08/2019
CODIGO CANTIDAD ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ADM161 1 Renovacion servicio mantenimiento de Software | 37 | $ 37
s s -
$ | z
$ $ i
1$ $ &
1% $
$ $ -
$ $ :
$ $ =
L. $
$ -8 g
$ $ =
Corresponde al servicio de mantencion anual. El valor es = 36.6
UF + IVA
Observaciones:
Entregar FACTURAS en Depto. de Administracién y Logistica Neto $ 37
Av. El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea VA $ 7
Horario de Atencién: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs. Ret. 10% JEA o N -
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Claudio Hantelmann

De: Mary Carmen Cabrera <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>

Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2019 11:40

Para: 'Claudio Hantelmann'

Asunto: RV: cotizacion Soporte Softland//ORGANIZACION COMUNITARIA FUNCIONAL
PROSEGURIDAD

Claudio,

Favor emitir OC.
Muchas gracias.

A& LoBarnechea S—,

@1405

Jefa de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Mary Carmen Cabrera C.

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheasequridad.cl

,_-,'3 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en papel borrador.

De: mjara@lobarnecheaseguridad.cl <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2019 16:20

Para: 'Mary Carmen Cabrera' <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>

CC: 'Catalina Osorio' <cosorio@lobarnecheaseguridad.cl>; Karen Barrera <abarrera@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: cotizacion Soporte Softland//ORGANIZACION COMUNITARIA FUNCIONAL PROSEGURIDAD

Estimada Mary Carmen:
Junto con saludar, por favor contratar:

Tipo de Servicio de Mantenimiento Valor UF
S/IVA
Servicio Mantenimiento Remoto 36.60+IVA l/

De antemano muchas gracias y atenta a tus comentarios.
Saludos cordiales,

¥ . N5



