Organizacion Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD
RUT: 65.050.731-2

* LoBarnechea

Avenida el Rodeo Interior N°13.541 e qurida d
Lo Barnechea, Santiago
Fono: (562) 2482 2344
ORDEN DE COMPRA N° 454
Fecha: 21/08/2019
Proveedor ANEXION EVENTOS SPA Forma de Pago Transferencia o cheque.
RUT 76.727.651-6 Condicién de Pago:  CREDITO 30 DIAS
Contacto
Teléfono 56224074810
Direccion SERRANO 073 073 Solicitante ADMINISTRACION GENERAL
Comuna Santiago Plazo Entrega 13/09/2019
CODIGO CANTIDAD ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ADM173 1 Arriendo toldo $ 300,000 | $ 300,000
$ -1% =
|3 -1 $ -
$ -1 % 5
$ ol % ] =
$ 18 :
$ B 2
N E] -8 -
s s -
$ -1 8 -
$ -|'s :
_ |s -|'s :
$ -1 $ -
Arriendo toldo 10 x 10, con especificaciones segun Cotizacion
#2263. Evento a realizarce el 13/09/2019. Por ello, la carpa
Observaciones: |debe ser instalada el dia anterior al evento.
Entregar FACTURAS en Depto. de Administracion y Logistica Neto $ 300,000
Av. El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea VA $ 57,000
Horario de Atencién: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs. Ret. 10% $
Total $
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Fecha Evento

PRESUPUESTO N® 2263 ... ... . .

: Claudio hantelmann Fecha: 10/08/19

: Lo Barnechea
: 12 Septiembre 2019

CANT

DETALLE VALOR

1 Toldo 100 mts2 (10 x 10)

Especificaciones Técnicas Carpa
Estructura autosoportante,
Techo Blanco Impermeable
Cenefa color a eleccién,
Cortinaje en costados color a eleccion,
Ventanas Panordmicas (micas fransparentes)
(opcionales)
lluminacién Base (focos led).
Cubre piso toda la superficie.

Valor sin piso | $ 250.000
Valor con piso | $ 300.000

*Valor mas iva.
Valor incluye: Traslado - Montaje - Desmontaje.
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LY Anexion

AVISO DE SEGURIDAD o

Por su naturaleza las carpas son instalaciones temporales que pueden ser afectadas por
los fendmenos de la naturaleza.

Evacuar la carpa, ante la eventualidad poco probable de que se dieran las siguientes
situaciones:

- Temblores y/o terremotos

- Nieve

- Granizos

- Lluvia intensa, se pueden formar bolsas en la cubierta por acumulacién de agua.
- Viento con velocidad superior a 30 Km./h

Responsabilidad

EL arrendatario se obliga a usar los bienes arrendados conforme al objeto para el que
naturalmente estan destinados, siguiendo para ello todas las instrucciones,
especificaciones de caracter técnico y recomendaciones que al respecto hagan el
fabricante o el proveedor, debiendo, ademas, dar estricto cumplimiento a los
reglamentos, normas y ordenanzas que para su manejo y manipulacion haya dictado la
autoridad y, en general, dar un trato al bien conforme a las normas de uso, conservacion
y destino de ellos.

El arrendatario soportara todas las consecuencias pecuniarias y otras provenientes de los
dafios causados a terceros y restituira a Anexion Eventos, a solo requerimiento de éste,
acompafiado de los documentos justificativos, toda cantidad que éste pudiese
eventualmente estar obligada a pagar, a titulo de indemnizacion, en razén de su caracter
de propietario de los bienes arrendados.
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Claudio Hantelmann

[ = e eS|
De: Ariel Contreras <info@anexioneventos.cl>

Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2019 13:29

Para: Claudio Hantelmann

Asunto: Re: Cotizacion Toldo 10x10

Datos adjuntos: image002.jpg

Estimado,

No hay problema con la fecha de montaje, nosotros instalamos algunos dias antes maximo un dia antes, ya que la
fecha es super cadtica. Eso lo podemos coordinar.

Anexion Eventos Spa
76.727.651-6

Serrano 073 of 307 stgo
Giro: Arriendo de carpas

Saludos cordiales.

El mié., 21 de agosto de 2019 11:10, Claudio Hantelmann <chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl> escribio:

No olvides los datos de ANEXION para generar la OC.

Rut - Giro - direccion etc...

De: Claudio Hantelmann <chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl>
Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2019 10:55

Para: 'Ariel Contreras' <info@anexioneventos.cl>

Asunto: RE: Cotizacion Toldo 10x10

Me falta el OK por vuestra parte de un par de consultas.-

Disponibilidad, pues te confirmo que el evento serd el 13/09 e

Instalacidn, idealmente necesitaremos que la carpa fuera montada a dia -1 y desmontada a dia + 1. Sin importar los
horarios en este proceso de montaje y desmontaje.
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De: Ariel Contreras <info@anexioneventos.cl>

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 8:28

Para: Claudio Hantelmann <chantelmann@Ilobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: Re: Cotizacion Toldo 10x10

0k, solo necesitarias OC confirmando el arriendo?
Exactamente.
Con cuanto tiempo de antelacion para la reserva?

Minimo 2 semanas antes.

Atento a sus comentarios,

Saludos cordiales,

Ariel Contreras | Jefe de Proyectos
Info@anexioneventos.cl
+56 2 24074810 | +56 9 52431130
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Serrano 73, oficina 1016 Santiago centro.

Ellun., 12 ago. 2019 a las 9:21, Claudio Hantelmann (<chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl>) escribié:

Muchas gracias.

Ok, solo necesitarias OC confirmando el arriendo?

Con cuanto tiempo de antelacién para la reserva?

Slds.

De: Ariel Contreras <info@anexioneventos.cl>

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 8:20

Para: Claudio Hantelmann <chantelmann@Ilobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: Re: Cotizaciéon Toldo 10x10

-




Estimado Claudio,

Puede ser pago a 30 dias.

Atento a sus comentarios,

Saludos cordiales,

T

Ariel Contreras | Jefe de Proyectos
Info@anexioneventos.cl

+56 2 24074810 | +56 952431130

Serrano 73, oficina 1016 Santiago centro.
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El lun., 12 ago. 2019 a las 8:59, Claudio Hantelmann (<chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl>) escribid:

Consulta, que forma de pago ofrecen?

Saludos.



